Kenntnis genommen

K ) Fi Uﬂh %
Antrag an das Ref. V/ZSt
Finanzreferat, auf
I_XI Bereitstellung iiberplanméaBiger Mittel bei HHSt. 2131.9403..0000
[_] Freigabe der VE nach Ziff. 6.1 VVHpl. ___ bei HHSt.
D (sowie) Freigabe der MaBnahme nach Nr. 6.1 VVHpl. — HHSt. ’ ; oder wie o0.g.
Beirag bereits veranschlagt als Haushaltsrest tibertragen
600.000 EURO EURO 1.564.400 EURO
Deckungsvorschlag: - bei Haushaltsstelle in Ho’he von 7 ey
. - Y
B Einsparungen 2402 . Z%04 0000 ;‘ T “’E&ﬁ;ﬁ
[ ] aberpim./auBerpim. Einnahmen / Kamyy l GE‘E ! / TEURO

Iv.

I:I Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet werden..

Verwendungszweck: ‘ Bl |
MS Kiderlinschule -Sanitirbereiche Schule und Turnhal,l_g :

Begriindung:
Die zur Verfiigung gestellten Mittel reichen wegen der Verteueﬁig“mcht aus
EPG am 19.07.2023 in BWA.

A

§ :
Fiirth, 22,06/202
Ref. V y - , ' (-3453) 5; A

IXT AntragsgemaR genehmigt (Ziff. 9.3 VVHPI.)

D AntragsgemaR befirwortet.

‘Ref. VIZSt zw.V. D Beschluss des Finanz- und Verwaltu

Wie folgt genehmigt/befiirwortet: bei HHSt. i. H. v. EURO
£d Deckung durch Einsparungen : : Z,(fOZ 9‘;‘0/ 0000 iR é 00. 000 il
[] Deckung durch iiberplm./auBerplm. Einnahmen T3S do0 ) f
[1 Deckungsreserve 2400 - 340 4 . 0Do0
1
E Gy 3007'
: D Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befiirwortet werden.
Begriindung:
Kam
(o]
zum Vormerk /ZG / Z Z 3

Kiam#t OrgA/4-DR
Kopien fiir RpA, Kam/1, Ref.V/ZSt, GWF/KB, GWF/NG, GwF/HtE

usschusses (ab 100.001 EURO)
altungsausschusses (ab 250.001 EURO)
(ab 250.001 EURO)

|:| Gutachten des Finanz- und V
D Beschluss des Stad
GWF

Firth, A4.0}.2023
Finanzreferat
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- 'Kiibler Son'la_

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

- Guten Morgen Frau Kiibler,

olA34. 9

Toman Rene

Mittwoch, 14. Juni 2023 10:44

Kdbler Sonja

Kiderlinschule, Erganzende Pro;ektgenehmlgung wegen Mehrkosten.

'wegen dem Gelberling soll es bitte so bleiben wie schon besprochen. Bitte stellen Sie diesen (rechtzeitig)
fur Mehrkosten in Hohe von 600.000,- € aus, da ist schon eine Sicherheit dabei. Die Beantragung auf eine
erganzende Projektgenehmigung kommt erst in die Sitzung am 19.7.2023.

Mit freundlichen Griiken
i A.

René Toman

STADT FURTH
Gebaudewirtschatt.
Hirschenstralle 2
90762 Furth

Telefon: 0911/9 74-34 15
PC-Fax: 0911/9 74-39 34 15
Telefax: 0911/9-74-34 03
E-Mail: rene.toman@fuerth.de
Intemet: www.fuerth.de

et 620 XD




Kiibler Son’la : fous . ) -

Von: - Stephan Helga

Gesendet:. _ "~ Donnerstag, 15. juni 2023 11:08

An: | : Berger-Stumpf Claudia

Cc:. Kiibler Sonja; Machon Karin; Haselbauer-Hirl Silvia !
‘Betreff: Haushaltrechtliche Deckung fiir HHSt 2131.9403.0000 MS Kiderlinschule

Hallo Frau Berger-Stumpf,

wir wollten Sie in Kenntnis setzten, dass leider die.EPG nicht am 14.06 im BWA behandelt wurde.
Frau Lippert wollte die EPG erst zum nachsten Termin am 19.07. gem. Hr. Toman.

Sollte bis dahin eine Rechnung kommen, die die Mittel iiberschreitet dann kann diese nicht bearbeitet werden.
Leider bleiben auch eventuelle Nachtrige usw. in der KB liegen.

Den Riickstau werden wir zeitnah abarbeiten.

Mit freundlichen GriiRen
i-A.

Helga Stephan

STADT FURTH 52
Gebaudewirtschaft
Kaufmannischer Bereich
Hirschenstrae 2

90762 Farth

Telefon: 0911/974-3478

PC-Fax: 0911/974-393455
Telefax: 0911/974-3402

E-Mail: helga.stephan@{uerth.de

Internet: www fuerth.de
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